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(1) 2 PUNJAB VIDHAN SABHA [14th June, 2017gzikp wzsoh wzvb dh ;{uh

eqw BzH Bkw wfjewk$wfjew/

1H e?gNB nwfozdo f;zx, nkw gqPk;B, go;'Bb, rqfj wkwb/ ns/

w[Zy wzsoh fBnK, u"e;h ns/ j'o ;ko/ ftGkr fijV/

fe;/ j'o wzsoh B{z BjhA fdZs/ rJ/

2H Pqh pqjw wfjzdok f;js s/ gfotko GbkJh ns/ y'i s/

w?vheb f;Zfynk ns/ ;z;dh wkwb/ wzsoh

3H ;odko Bti's f;zx f;ZX{ ;EkBe ;oeko ns/ ;?o^;gkNk s/

;fGnkukoe wkwb/, g[oksZst ns/

nikfJp xo wzsoh

4H ;odko wBgqhs f;zx pkdb ftZs, :'iBk ns/ o[Irko T[sgsh wzsoh

5H ;odko ;kX{ f;zx Xow;''s izrbks, SgkJh s/ fbyD ;wZroh ns/

nB[;{fus ikshnK s/ gSVhnK P/qDhnK

dh GbkJh wzsoh

6H ;odko fsqgs ofizdo fdjksh ftek; s/ gzukfJsK, ib ;gbkJh

f;zx pkitk s/ ;?BhN/PB wzsoh

7H okDk r[oihs f;zx f;zikJh ns/ fpibh wzsoh

8H ;odko uoBihs f;zx uzBh seBheh f;Zfynk ns/ T[d:'fre f;ybkJh

wzsoh

9H Pqhwsh no[Bk u"Xoh T[u/oh f;Zfynk ns/ ;e{b f;Zfynk oki

wzsoh

10H Pqhwsh oIhnk ;[bskBk b'e fBowkD ftGkr (GtB s/ wkor),

;wkfie ;[oZfynk ns/ fJ;soh s/ pkb

ftek; oki wzsoh



(1) 1PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 14th June, 2017

The Vidhan Sabha met in the Punjab Vidhan Sabha Hall,

Vidhan Bhavan, Sector 1, Chandigarh at 2.00 P.M. Mr Speaker

(Rana Kanwar Pal Singh) in the Chair.

^^^^^

OBITUARY REFERENCES

wkB:'r ;gheo L ftXkB ;Gk d/ fgSb/ ;wkrw s'A nZi sZe d/ ;w/A d"okB

pj[s ;kohnK ;fseko:'r Py;hnsK ;kv/ s'A ftSV rJhnK jB. fJ; t/b/

n;hA T[BQK B{z PoXKibh d/D bJh fJeZso j'J/ jK.

g'qc?;o pbfizdo e"o L ;gheo ;kfjp, w/oh p/Bsh j? fe s[;hA P'e gq;skt

g/P eoB ik oj/ j'. w/oh p/Bsh j? fe fijV/ fgSb/ fszB wjhfBnK ftZu

gzikp ftZu 70 d/ eohp fe;kB y[de[PhnK eo u[Ze/ jB, ;kvk ftXkB ;Gk

dk coI pDdk j? fe n;hA T[BQK B{z th PoXKibh G/AN eohJ/ .

wkB:'r ;gheo L s[;hA nkgDh rZb efj fdZsh j?, p?m'. go s[;hA nkgDh

rZb pknd ftZu th efj ;ed/ j' .

g'qc?;o pbfizdo e"o L ;gheo ;kfjp, w/oh p/Bsh j? fe w?B{z nbkU ehsk

ikt/ . w/oh p/Bsh j? fe fJBQK fe;kBK B{z th PoXKibh G/AN ehsh ikt/ .

wkB:'r ;gheo L s[;hA pknd ftZu rZb eo b?Dk ih .

;odko joftzdo f;zx c{bek L ;gheo ;kfjp, nZi dh P'e gq;skt dh

;{uh ftZu 11 Bzpo s/ fJj PoXKibh brk bJh ikt/ ih .

wkB:'r ;gheo L fJj rZb s[;hA pknd ftZu th efj ;ed/ j' ih. gbhI,

s[;hA p?m' .

Pqh ftB'd yzBk, i' w"ia{dk w?Apo gkobhw?AN ;B, ;kB{z fwsh 27 ngq?b,

2017 B{z ;dhth ftS'Vk d/ rJ/ jB. T[BQK dk iBw fwsh 6 nes{po, 1946

B{z w[be dh tzv s'A gfjbK ;KM/ gzikp d/ g/Pkto Pfjo ftu fJe gzikph

gfotko ftu j'fJnk ;h. d/P dh tzv s'A pknd T[BQK dk gfotko Gkos ftZu

w[zpJh fty/ nk e/ tZ; frnk. T[BQK B/ w[ZYbh f;Zfynk ;/AN w?oh ;e{b, w[zpJh

s'A gqkgs ehsh. T[BQK B/ fcbwh ebkeko ti'A nkgDk ;co 1968 ftu “wB

ek whs” BK dh fjzdh fcbw s'A fJe S'Nh G{fwek s'A P[o{ eoe/ fcbwh d[BhnK

ftZu :kdrko w[ekw jk;b ehsk. T[BQK tZb'A ndkekoh d/ y/so ftZu gkJ/ rJ/
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:'rdkB ;dek ekch ;ko/ n?tkovI Bkb th fBtkfink frnk.
T[~x/ ndkeko ns/ fcbw fBowksk d/ Bkb Bkb Pqh ftB'd yzBk ih T[~x/

okiBhshtkB th ;B. T[j ;kb 1998, 1999, 2004 ns/ c/o 2014 ftZu
uko tkoh r[odk;g[o s'A b'e ;Gk d/ w?Apo u[D/ rJ/.  T[j e/Ado ;oeko ftZu
;fGnkuko, N{foIw ns/ ftd/Ph wkwfbnK d/ oki wzsoh th oj/. T[BQK d/
d[ydkfJe ;dhth ftS'V/ Bkb oki fJe T[~x/ f;nk;sdkB dhnK ;/tktK s'A
tKMk j' frnk j?.

;odko eztogkb f;zx frZb, ;kpek vhHihHgh, gzikp th ;kB{z fwsh
26 wJh, 2017 B{z ;dhth ftS'Vk d/ rJ/ jB.
(fJ; ;w/A P'qwDh nekbh db d/ ;dB ftZu jkIo w?Apo ;kfjpkB nkgDhnK
nkgDhnK ;hNK s/ yVQ/ j' e/ ;odko eztogkb f;zx frZb d/ BK B{z P'e gq;skt
;{uh ftZu Pkwb eoB s/ fJsokI gqrN eo oj/ ;B ns/ fJ; ;w/A ;dB ftZu
pj[s P'o ;h .)
wkB:'r ;gheo L jK ih, gfjbK fJBQK dh rZb ;[D bJhJ/ .
;odko ;[ypho f;zx pkdb L ;gheo ;kfjp, fJ; gftZso ;dB ftZu T[BQK
wjkB fJB;kBK B{z PoXKibh fdZsh iKdh j? fijV/ fJB;kB g[bhNheb chbv,
cohvw ckJhNo iK T[j fJB;kB fiBQK B/ e'Jh ezNohfpT{PB ehsh j't/ . !!
!! !!
wkB:'r ;gheo L s[jkvk ftT{ nk frnk j? . (ftxB) (P'o) fJ; fJP{ s/
s[jkvk ftT{ nk frnk j? ih. (ftxB) (P'o) i' e[M th u/no dh fJikIs
fpBK fejk ik fojk j?, T[j doi Bk ehsk ikt/ . (ftxB) (P'o) s[;hA
nkgDh rZb efj bJh j? ih. s[jkvk ftT{ g[nkfJzN nk frnk j?. s[;hA p?m',
gbhI . gbhI p?m' . (P'o)
(fJ; ;w/A P'qwDh nekbh db d/ ;dB ftZu jkIo ;w{j w?Apo ;kfjpkB ns/
fJzvhnB B?PBb eKro; d/ pj[s ;ko/ w?Apo ;kfjpkB nkgDhnK nkgDhnK
;hNK s/ yVQ/ j' e/ p'b oj/ ;B ns/ ;dB ftZu pj[s P'o ;h.)
wkB:'r ;gheoL ozXktk ;kfjp, p?m' gbhI . f;ZX{ ;kfjp, p?m' gbhI . w?B{z
nZr/ gVQB fdU . (ftxB) (P'o)
;EkBe ;oeko wzsoh (;odko Bti's f;zx f;ZX{) L ;gheo ;kfjp,
fijV/ BP/ eoe/ wo/ jB, T[BQK B{z th PoXKibh fdZsh ikt/ .

wkB:'r ;gheo L gbhI p?m' . gbhI p?m'. p?m' gbhI (ftxB) (P'o)

[ wkB:'r ;gheo ]

** Not recorded as ordered by the Chair.
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;odko eztogkb f;zx frZb, ;kpek vhHihHghH, gzikp th ;kB{z fwsh 26 wJh,

2017 B{z ;dhth ftS'Vk d/ rJ/ jB. Pqh frZb dk iBw 29 d;zpo, 1934 B{z

b[fXnkDk fty/ j'fJnk . (ftxB)(P'o) T[BQK B/ 1958 ftZu fJzvhnB g[fb;

;oft; i[nkfJB ehsh (ftxB)(P'o) seohpB 26 ;kb T[BQK B/ d/P d/ BkoE

HHHHHJh;N y/soHHHH (ftxB)(P'o)

WALK OUT

(fJ; ;w/A Pq'wDh nekbh db d/ jkIo ;w{j w?Apo ;kfjpkB ;odko eztogkb

f;zx frZb B{z PoXKibh G/AN eoB d/ fto'X ti'A ;dB ftu'A  ** **Bkno/

brkT[Ad/ j'J/ tke^nkT{N eo rJ/. Bkno/ u/no dh nkfrnk nB[;ko

foekov BjhA ehs/ rJ/.)

^^^^^

OBITUARY REFERENCES (Resumption)

wkB:'r ;gheo L T[BQK B/ BkoE Jh;N y/so dh ;/tk ehsh. T[j 1988 s'A

1990 sZe ns/ fco 1991 s'A 1995 sZe d' tkoHHHHH (ftxB) (P'o)

;odko ;[ygkb f;zx yfjok L ;gheo ;kfjp, w?A efjDk ukj[zdk jK.

(ftxB) (P'o)

wkB:'r ;gheo L yfjok ;kfjp, w?B{z rZb eo b?D fdU. s[;hA pknd ftZu

rZb eo b?Dk ih. T[j 1991 s'A 1995 sZe d' tkoHHHHH (ftxB)(P'o)

;EkBe ;oeko wzsoh L fijV/ BfPnK Bkb wo rJ/ jB, T[BQK B{z th

PoXKibh G/AN eo' (ftxB)(P'o) fJBQK B/ (nekbh w?ApoK tZb fJPkok eod/

j'J/) e"w spkj ehsh j? (ftxB) (P'o) T[j fijV/ BfPnK Bkb wo/ jB, T[BQK

B{z th PoXKibh fdU.

;z;dh wkwb/ wzsoh (Pqh pqjw wfjzdok)L ;gheo ;kfjp,HH

wkB:'r ;gheo L s[;hA pknd ftZu rZb eo b?Dk ih HHH(ftxB)(P'o)HHH

gkobhwkBh wkwfbnK d/ tIho ;kfjp yVQ/ jB.

;EkBe ;oeko wzsoh L fijV/ gfotko v[Zp rJ/, T[BQK B{z PoXKibh

fdU(ftxB)(P'o)

wkB:'r ;gheo L f;ZX{ ;kfjp p?m', pqjw wfjzdok ih yVQ/ jB.

;z;dh wkwb/ wzsoh L ;gheo ;kfjp, w?A e[M efjDk ukjKrk HH

wkB:'r ;gheo L w?B{z nkgDh rZb g{oh eo b?D fdU ih.

** Not recorded as ordered by the Chair.



(1) 4 PUNJAB VIDHAN SABHA [14th June, 2017

;z;dh wkwb/ wzsoh L fJZe ;fezN w?B{z fJZe rZb efj b?D fdT[ ih. s[;hA fi;

t/b/ PoXKibh fdZsh j?, T[j PoXKibh o"b/ ftZu ;[Dh BjhA rJh, gbhI, T[;

B{z foghN eo fdU.

wkB:'r ;gheo L w?A eo fdzdk jK ih.

;odko ;[ygkb f;zx yfjok L ;gheo ;kfjp, w?A efjDk ukj[zdk jK HHHH

wkB:'r ;gheo L s[;hA pknd ftZu rZb eo b?Dk. ;odko eztogkb f;zx

frZb, ;kpek vhHihHghH, gzikp th ;kB{z fwshHH

(fJ; ;w/A b'e fJB;kc gkoNh d/ w?Apo, ;odko f;woihs f;zx p?A; nkgDh

;hN s'A T[m e/ nZr/ nk e/ T[Zuh T[Zuh ** p'b oj/ ;B i' fe u/no dh nkfrnk

nB[;ko foekov BjhA ehsk frnk ns/ T[BQK tZb'A ;dB d/ t?Zb tZb ekrI th

gkV e/ ;[ZN/ rJ/.)

wkB:'r ;gheo L fJj ;kok n?e;gzi ehsk ikt/. foekov ftZu doi Bk

ehsk ikt/.(ftxB)(P'o) T[j 26 wJh, 2017 B{z ;dhth ftS'Vk d/ rJ/ jB.

Pqh frZb dk iBw 29 d;zpo, 1934 B{z b[fXnkDk fty/ j'fJnk.(ftxB)(P'o)

T[BQK B/ 1958 ftZu fJzvhnB g[fb; ;oft; i[nkfJB ehsh ns/ seohpB 26

;kb T[BQK B/ d/P d/ BkoE Jh;N y/so ftZu ;/tk ehsh. T[j 1988 s'A 1990

ns/ fco 1991 s'A 1995 sZe d' tko gzikp g[fb; d/ vkfJo?eNo iBob

oj/. gzikp ftZu id'A nD;[ykt/A jkbks ;B ns/ ;wki fto'Xh nB;oK B/

gzikp d/ b'eK dk ihDk w[Peb ehsk j'fJnk ;h, T[; ;w/A gzikp ftZu PKsh

ekfJw eoB ns/ nZstkd B{z ezNo'b eoB ftZu T[BQK dk nfjw :'rdkB fojk

j? (ftxB) 1989 ftZu T[BQK B{z Pbkxk:'r ;/tktK ;dek Gkos ;oeko tZb'A

gdwPqh ntkov th gqdkB ehsk frnk ;h. Pqh frZb fJZe b/ye, ;zgkde ns/

uzr/ p[bko/ th ;B HHH(ftxB)HHH T[j Gkosh jkeh c?vo/PB d/ bzpk ;wK gqXkB

th oj/. Pqhbzek ;oeko tZb'A Pqh e/HghHn?; frZb dhnK nZstkd fto'Xh

n?e;goN ti'A ;bkjK bJhnK rJhnK ;B. id'A d/P d/ w"i{dk gqXkB wzsoh

ih r[ioks d/ w[Zy wzsoh ;B, T[d'A Pqh frZb r[ioks ;oeko d/ ;[oZfynk

;bkjeko oj/. SZsh;rVQ ;oeko tZb'A th Be;btkd B{z ezNo'b eoB bJh

T[BQK dhnK ;/tktK bJhnK rJhnK. Pqh e/HghHn?; frZb, fiBQK B{z ;[goe"g ti'A

th ikfDnk iKdk ;h, d/ ;dhth ftS'V/ Bkb oki fJZe iKpkI g[fb; nfXekoh

dhnK ;/tktK s'A tKMk j' frnk j?.
** Expunged/Not recorded as ordered by the Chair.
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(fJ; ;w/A nkw nkdwh gkoNh d/ w?Apo, ;odko e[bsko f;zx ;zXtK nkgDh

;hN s/ yVQ/ j' e/ fpBK fJikIs p'b oj/ ;B.)

wkB:'r ;gheo L ;otPqh fBPkB f;zx, r[od/t f;zx ns/ pzsk f;zx

HHH(ftxBHHHP'o)HHH

;odko ;[ygkb f;zx yfjok L ;gheo ;kfjpHHH (ftxB) (P'o)

wkB:'r ;gheo L yfjok ;kfjp, w/oh rZb g{oh j' b?D fdU ih, pknd ftZu

s[;hA efj b?Dk. ;otPqh fBPkB f;zx, r[od/t f;zx ns/ pzsk f;zx ;ko/

;[szsosk ;zrokwh th ;kB{z ;kfonK B{z ;dhth ftS'Vk d/ rJ/ jB. fJBQK ;ko/

;[szsosk ;zrokwhnK B/ nkgDh brB, fwjBs ns/ e[opkBh ;dek fjzd[;skB

B{z nIkd eotkT[D ftZu nkgDk nkgDk tvw[Zbk :'rdkB gkfJnk j?. nZi

n;hA T[BQK dhnK e[opkBhnK ;dek fwbh nIkdh dk fBZxk nkBzd wkD oj/

jK ns/ n;hA T[BQK B{z ed/ th G[bk BjhA ;ed/. ;kB{z ns/ B"itkB ghVQh B{z fJBQK

;[szsosk ;zrokwhnK d/ ihtB s'A ;/X b?D dh Io{os j?, fiBQK B/ nkgDk

;tkoE fsnkr e/ d/P ;/tk ns/ ;[szsosk ;zrokw ftZu nfjw :'rdkB

gkfJnk. Pjhd gowihs f;zx, i' 42 ;kbk B"itkB Gkosh ;?Bk dh 22thA

f;Zy fJBc?ANoh ftZu BkfJp ;{p/dko ;B, T[j ngo/PB oePe d"okB izw{

ns/ ePwho ftZu d/;a dh oZfynk eod/ j'J/ fwsh 1 wJh, 2017  B{z nkgDk

ihtB d/P bJh pbhdkB eo rJ/ ;B. T[j nkgD/ fgZS/ nkgD/ pi[aor wksk

fgsk, gsBh ns/ fszB pZu/ SZv rJ/ jB. T[BQK d/ d[ydkfJe ;dhth ftS'V/ Bkb

oki fJe iKpkI ;?fBe dhnK ;/tKtK s'A tKMk j' frnk j?. T[BQK dh ;ajkds

gzikp tk;hnK d/ fdbK ftu jw/;ak nwo oj/rh.

1 ngq?b, 1968 B{z fgzv ;fmnkbk, sfj;hb pkpk pekbk ;kfjp, fiabQk

nzfwqs;o fty/ iBw/ ;odko ox{pho f;zx, fijV/ fe  ;hHnkoHghHn?cH d/

fJz;g?eNo^ew^ezgBh ewKvo ;B, fwsh  24 ngq?b, 2017 B{z SZsh;rVQ d/

;[ewk fJbke/ ftu 300 Be;btkdhnK dk pVh pjkdoh Bkb w[ekpbk eod/

j'J/ thorsh B{z gqkgs j' rJ/. T[BQK d/ d[ydkfJe ;dhth ftS'V/ Bkb oki fJe

;{otho ;?fBe dhnK ;/tktK s'A tKMk j' frnk j?.

fJ;/ soQK jh Pqh btgqhs f;zx, f;gkjh, fiBQK dk  iBw 29 d;zpo,

1996 B{z fgzv w[okdg[o ntkBK fty/ j'fJnk ;h, izw{^e;awho ftu fvT{Nh

d"okB d/;a fto'Xh skesK dk w[ekpbk eod/ j'J/ 31 wkou, 2017 B{z d/;a

OBITUARY REFERENCES (RESUMPTION)
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ykso nkgDh ikB e[opkB eo rJ/ ;B. T[BQK d/ d[ydkfJe ;dhth ftS'V/

Bkb oki fJe tho f;gkjh dhnK ;/tktK s'A tKMk j' frnk j?.
vkL fdbpkr f;zx nmtkb ih, fijV/ fe fJe T[x/ y/shpkVh ftfrnkBh

;B, th ;kB{z 14 wJh, 2017 B{z ;dhth ftS'Vk d/ rJ/ jB. T[BQK dk iBw 12
nes{po, 1928 B{z fgzv efbnkDg[o, fiabQk ibzXo fty/ j'fJnk ;h. ;kb

1955 ftu T[BQK B{z f;vBh dh :{Bhtof;Nh tb'A vkeNo nkc fcbk;ch dh
fvroh d/ e/ ;BwkBs ehsk frnk ;h. y/sh y'i ftu tXhnk :'rdkB ;dek

T[BQK B{z 1964 ftu ;aKsh ;o{g GNBkro ;BwkB Bkb th ;BwkBs ehsk
frnk ns/ 1975 ftu Gkos ;oeko tb'A T[BQK d/ y/shpkVh y/so ftZu gkJ/

:'rdkB ;dek T[BQK B{z gdw G{;aD n?tkov okjhA ;BwkBs ehsk frnk ;h.
T[BQK d/ ;dhth ftS'V/ Bkb oki fJe wjkB ftfrnkBh dhnK ;/tktK s'A tKMk

j' frnk j?.
;odko feqgkb f;zx yhoBhnk, i' ;wki ;/tk d/ y/so ftu T[xh

;ay;hns ;B, th ;kB{z fwsh 25 wJh, 2017 B{z ;dhth ftS'Vk d/ rJ/ jB.
b'eK ftu jowB fgnko/ dot/;a fJB;kB yhoBhnK ih dk iBw 15 wkou,

1935 B{z fgzv yhoBhnK, sfj;hb ;wokbk, fiabQk b[fXnkDk fty/ j'fJnk ;h.
T[j d' tko n?;HihHghH;hH d/ w?Apo th oj/. ;kb 1977 ftu T[j b?Av wkoNr/i
p?Ae d/ T[g^u/now?B th oj/. T[BQK d/ d[ydkfJe ;dhth ftS'V/ Bkb oki fJe

T[~xh ;ay;hns dhnK ;/tktK s'A tKMk j' frnk j?.
fJBQK ;GBK d/ ub/ ikD Bkb d/;a, oki ns/ ;kB{z Bk^g{fonk ikD tkbk

tZvk xkNk fgnk j? .
WALK OUT

(fJ; ;w/A b'e fJB;kc gkoNh d/ d't'A w?Apo ;odko pbftzdo f;zx p?A; ns/
;odko f;woihs f;zx p?A;, Pqh e/HghHn?;HfrZb B{z ;dB ftZu ;oXKiabh fdZs/

ikD d/ o'; ti'A !! !! Bkno/ wkod/ j'J/ tke nkT{N eo rJ/.)
^^^^

OBITUARY REFERENCES  (Resumption)

wkB:'r ;gheo L n;hA T[BQK dhnK tZvw[ZbhnK ;/tktK s'A tKM/ j' rJ/ jK.

;kB{z :sB eoBk ukjhdk j? fe n;hA fJBQK ftSVhnK Py;hnsK d/ gd fuzBQK
s/ ubd/ j'J/ b'eK dh ;/tk ftu jkiao ojhJ/. fJjh T[BQK gqsh ;Zuh ;aoXKiabh

j't/rh.

[ wkB:'r ;gheo ]

** Not recorded as ordered by the Chair.
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gq'c?;o pbfizdo e"oL ;gheo ;kfjp, w?B{z th p'bD bJh NkJhw fdT[ ih.

wkB:'r ;gheoL w?A s[jkvh rZb ;[DKrk.  s[jkB{z NkJhw fdnKrk. s[;hA

gbhI p?m'. n;hA ;ko/ gqwkswk nZr/ nodk; eod/ jK fe T[j fJBQK

Py;hnsK dhnK o{jK B{z nkgD/ uoBK ftu fBtk; py;aD ns/ T[BQK d/

gfotkoK B{z GkDk wzBD dk pb py;aD. jK ih, vkeNo ;kfjp, s[;hA dZ;'.

vkeNo ;kfjp, gfjbK yVQ/ ;h. (ftxB )(P'o) gbhI gfjbK fJZe fwzN w?B{z

;[D b?D fdT[.(ftxB)(P'o)

;odko ;[yfizdo f;zx ozXktkL  ;gheo ;kfjp, fijV/ fe;kBK B/ y[dePhnK

ehshnK jB w/o/ fynkb ftZu T[BQK B{z th fJZE/ ;aoXKIbh fdZsh ikDh ukjhdh

j?.

;EkBe ;oeko wzsoh L fpbe[b eoBk ukjhdk j?.

gq'c?;o pbfizdo e"o (sbtzvh ;kp')L ;gheo ;kfjp, brGr 70 fJj'

fij/ fe;kB jB fiBQK B/ y[dePhnK ehshnK jB s/ T[BQK B{z PoXKibh d/Dk

;kv/ fJ; gftZso ;dB dk, ;kv/ ftXkB ;Gk dk coI pDdk j?. ;', w/oh

p/Bsh j? fe w?B{z T[BQK B{z PoXKibh d/D bJh gVQB dk w"ek fdZsk ikt/.

Mr. Speaker: Thank you. gfVQnk BjhA ikt/rk, s[;hA efj fdZsk j?, fJj

n;hA Pkwb eoKr/.

gq'c?;o pbfizdo e"oL ;o, w?B{z fJj gVQB dk w"ek fdZsk ikt/.

wkB:'r ;gheoL n;hA fJj Pkwb eoKr/.

gq'c?;o pbfizdo e"oL ;o, w?B{z gVQB bJh NkJhw fdZsk ikt/.

wkB:'r ;gheo L jK ih, yfjok ;kfjp, s[;hA nkgDh rZb eo'.(ftxB ) (P'o)

gq'c?;o pbfizdo e"oL ;gheo ;kfjp, gbhI w?B{z NkJhw fdZsk ikt/. pV/

nc;'; dh rZb j? fe wkou s'A b? e/ j[D sZe brGr 70 fe;kB eoI/ j/mK

dZp/ j'D eoe/ y[de[Ph eo u[Ze/ jB.

(fJ; ;w/A o{fbzr gkoNh d/ eJh w?Apo ;kfjpkB ns/ nkw nkdwh gkoNh d/

eJh w?Apo ;kfjpkB nkgDhnK nkgDhnK ;hNK s/ yVQ/ j' e/ fpBK nkfrnk

s'A p'b oj/ ;B ns/ ;dB ftZu pj[s P'o ;h. )

wkB:'r ;gheoL yfjok ;kfjp B{z p'bD fdT[.

w[Zy wzsoh L ;gheo ;kfjp, w?A efjDk ukj[zdk jKHHH

OBITUARY REFERENCES (RESUMPTION)
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wkB:'r ;gheo L gbhI s[;hA p?m'. ;hHn?wH;kfjp yVQ/ jB. gbhI s[;hA

p?m' ih.

;odko joftzdo f;zx c{bek L ;gheo ;kfjp, w?A efjDk ukj[zdk jK fe

70 d/ eohp fe;kB y[de[Ph eo rJ/ jB, fJZe fe;kB jo o'I y[de[Ph

eodk j?HH (ftxB)(P'o)

w[Zy wzsoh L ;gheo ;kfjp, w?A efjDk ukj[zdk jKHHH

(fJ; ;w/A o{fbzr gkoNh d/ eJh w?Apo ;kfjpkB ns/ nkw nkdwh gkoNh d/

eJh w?Apo ;kfjpkB nkgDhnK nkgDhnK ;hNK s/ yVQ/ j' e/ fpBK nkfrnk

s'A p'b oj/ ;B s/ ;dB ftu pj[s P'o ;h. )

wkB:'r ;gheoL  fJj o?ghNhPB j?. w?A efj fojk jK fe bhvo nkc fd

jkT{; yVQ/ jB, fJ; eoe/ s[;hA p?m ikT[. vkeNo ;kfjp, s[;hA th p?m' ih.

(ftxB)(P'o)

w[Zy wzsoh L ;gheo ;kfjp, i' ;kv/ nkg'IhPB d/ w?Apo ;kfjpkB B/ rZb

ehsh j? fe fijVh fe;kBK B/ y[de[Ph ehsh j?, ;kvh gkoNh T[; Bkb fpbe[b

;fjws j?, fJ; pko/ o?I'fbT{PB fbnKdk ikt/rk. (o{fbzr gkoNh tZb'A

Ezfgzr)

wkB:'r ;gheo L fe;kBK dh y[de[Ph dk wkwbk th Pkwb eo fbnk ikt/.fJj

Pkwb eo fbnk ikt/rk (ftxB) (P'o) jK ih, j[D yfjok ;kfjp dh rZb ;[D

b?D fdT[ ih.

;EkBe ;oeko wzsoh L ;gheo ;kfjp, w?A th efjDk ukj[zdk jK fe fijV/

fgSb/ d; ;kb s'A ;kv/ B"itkB BP/ eo^eo e/ wo/ jB, B"itkB fijV/ ;w?e

Bkb s/ pkeh BP/, fuZN/ Bkb wo/ jB T[BQK B[{z th PoXKibh fdZsh ikDh ukjhdh

j?.

wkB:'r ;gheoL fJj th Pkwb eoKr/. (ftxB)(P'o) fJj th Pkwb

eoKr/ .(o{fbzr gkoNh ns/ fto'Xh fXo tZb'A Ezfgzr)

;EkBe ;oeko wzsohL ;gheo ;kfjp, T[BQK B{z th fJ; ftu n?v ehsk ikt/.

wkB:'r ;gheoL fJj th Pkwb eoKr/. jK ih, yfjok ;kfjp.

;EkBe ;oeko wzsohL E?Ae :{, ;o.

;odko joftzdo f;zx c{bekL ;gheo ;kfjp, n;hA fJ; B{z ngo{t eoB

B{z fsnko jK i' f;ZX{ ;kfjp B/ fejk j?, T[BQK B{z th PoXKibh fdZsh ikDh
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ukjhdh j?.

wkB:'r ;gheoL jK ih, yfjok ih, s[;hA dZ;'.

;odko ;[ygkb f;zx yfjok L ;gheo ;kfjp, w?A e/HghHn?;H frZb dh

PoXKibh s/ d' rZbK efjDhnK jB. fiE'A sZe nekbhnK dk ;tkb j?, gzikph

dk fJe g[okDk ;kdk fijk eEB j?̂  “SZi sK p'b/ s/ SkBDh feT[A p'b/**. fJj

fijV/ tke nkT{N eoe/ rJ/ jB, fJBQK B/ e/HghHn?;H frZb d/ d' pj[s

fJzgkoN?AN pb{ nkJhv p[nkJ/I ;[w/X f;zx ;?Dh B{z gzikp ftZu vhHihHghH brk

e/ oZfynk. porkVh r'bh eKv ftZu d' f;Zy B"itkBK B{z r'bh wko e/ wko

fdZsk, T[; t/b/ vhHihHghH ;[w/X f;zx ;?Dh ;h. fJIjko nkbw fiBQK B/ nkbw

;?Bk pDkJh, T[BQK B{z nkbw ;?Bk dk fJe s'jck nekbh db dh ;oeko B/

fdZsk, T[BQK dh Xow gsBh B{z wb/oe'Nbk dk n?wHn?bHJ/H pDk e/ fBtkfink.

T[;/ fET{oh B{z gogZe ehsk, nZi fJj fe; w{zj Bkb e/HghHn?;H frZb dh

Upu[oh dk fto'X eo oj/ jB. b/feB nZi w?A fJ; dk d{ik gZy efjDk

ukj[zdk jK. e/HghHn?;H frZb dh Upu[oh d/ fybkc d{;ok gZy fJj j? fe T[BQK

B/ fjT{wB okJhN; dh pj[s tZvh tkfJUb/PB ehsh ;h. d/P ftZu c/e

n?BekT{ANoHHH(No/Ioh p?AfuI tb'A ftxB) fJe fwzN p'b b?D fdU, r[oehos

ih. M{m/ g[fb; w[ekpfbnK dk f;bf;bk, fJ; dh gqfeqnk fJ; d/P ftZu fe;

B/ ubkJh ;h, T[j e/HghHn?;H frZb B/ ubkJh ;h. fJ; ;dB ftZu T[BQK B{z fe;/

th gqeko dh PoXKibh BjhA fdZsh ikDh ukjhdh.

(fJ; ;w/A No/Ioh p?AfuI s'A ekch w?Apo nkgDhnK nkgDhnK ;hNK s/ yVQ/

j' e/ p'b oj/ ;B ns/ ;dB ftZu pj[s fInkdk P'o ;h.)

wkB:'r ;gheo L ;'w gqekP ih p'bDr/.(ftxB) (P'o)

;odko ;[ygkb f;zx yfjok L ;gheo ;kfjp, fiBQK e'b feqwhBb i;fN;

f;;Nw j?, g[fb; j?, T[BQK B/ M{m/ n?BekT{ANoK ftZu f;o d/ pdb/ f;o, nZy

d/ pdb/ nZy bJh. fijV/ pZu/ wko/ jB, T[j s[jkv/ th ;h, ;kv/ th ;h fijV/

M{m/ n?BekT{ANoK ftZu wko/ rJ/ ;B. bkjBs j? ns/ Pow nkT[Dh ukjhdh

j?.

wkB:'r ;gheo L gbhI, s[jkvh rZb nk rJh j?. s[;hA nkgDh rZb efj

fdZsh j?. jK ih, ;'w gqekP ih.

Pqh ;'w gqekP L ;o, w?A yVQk jK.(ftxB, P'o)

OBITUARY REFERENCES (RESUMPTION)



(1) 10 PUNJAB VIDHAN SABHA [14th June, 2017

wkB:'r ;gheo L yfjok ih, gbhI, s[jkvh rZb nk rJh j?. p?m' s[;hA,

gbhI.

Pqh ;'w gqekP L ;gheo ;kfjp, s[;hA w?B{z p'bD bJh fejk ;h.(ftxB)(P'o)

;gheo ;kfjpHHHH

wkB:'r ;gheo L n;hA ;ko/ gqwkswk nZr/ nodk; eod// jK fe T[j fJBQK

Py;hnsK B{z nkgD/ uoBK ftZu fBtk; pyPD, T[BQK d/ gfotkoK B{z GkDk

wzBD dk pb pyPD. i/eo ;dB dh ;fjwsh j't/ sK fJj P'e gq;skt T[es

ftSVhnK Py;hnsK d/ gfotkoK B{z G/i fdZs/ ikDr/. j[D, w?A ;ko/ w?Apo

;kfjpkB B{z p/Bsh eodk jK fe fJBQK ftSVhnK o{jK dh :kd ftZu d' fwzN dk

w'B XkoB eoB bJh yVQ/ j'JhJ/.

;odko ;[ygkb f;zx yfjok L e/HghHn?;H frZb dh PoXKibh ftZu n;hA

Pkwb BjhA jK, pkeh ;kfonK tk;s/ Pkwb jK.(ftxB) (P'o)

(fJ; T[gozs ;dB ftu jkIo ;w{j w?Apo ;kfjpkB B/ ftSVhnK o{jK dh

PKsh bJh yVQ/ j' e/ d' fwzN bJh w'B XkoB ehsk.)

wkB:'r ;gheo L XzBtkd.

;odko ezto ;zX{ L ;gheo ;kfjp, w/oh fJe r[ikfoP j?HHH

wkB:'r ;gheo L ;zX{ ;kfjp, fJ; s/ e'Jh fv;ePB BjhA j[zdh. j[D ;dB

thotko, fwsh 15 i{B, 2017 d/ 10H00 ti/ ;t/o sZe ;Efrs j[zdk j?.

!2H19 ti/ (!fJ; T[gozs ;dB thotko, fwsh 15 i{B, 2017

pknd d[gfjo   d/ 10H00 ti/ ;t/o sZe ;Efrs j' frnk.)

^^^^^^
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